
De: Cesar Alejandro Guerrero B. (cesarguerrero13@hotmail.com) Este remitente está en tu
lista de contactos.

Enviado: martes, 17 de septiembre de 2013 07:26:01 p.m.
Para: Luis Fernando Guerrero (lfg_ve@hotmail.com)

Date: Tue, 17 Sep 2013 17:37:24 ‐0430

Subject: camioneta

From: janetdyd@gmail.com

To: info@cimpro.net; cesarguerrero13@hotmail.com

hola es janet la amiga de tu papa como estas? Fernando te he llamado imnumerables veces y no me respondes

el telefono necesito pf que consignes los papeles de transito al seguro del accidente que tuviste,ya que los

Ɵempos se estan venciendo,y necesito saber donde esta la camioneta para que vaya un perito del seguro a

hacer la experƟcia, te agradezco finiquites eso ya que yo tengo todos mis carros asegurados con Caracas y esa

demora me puede traer problemas,nececito finiquitar eso,recuerda que para efectos del seguro esa camioneta

es mia, porque esta a mi nombre aun,lamentablemente para mi. otra cosa me acaban de cargar el ulƟmo giro

del seguro de 2.356 bolivares y el anterior tambien me lo cargaron a mi, lo cual necesito que me canceles ya

que tengo entendido eres tu quien la estaba usando,no me parece justo que sea yo quien tenga que pagar eso

y tu no te has molestado en saber nada al respecto, te agradezco te comuniques conmigo lo mas pronto

posible,ya que de lo contrario tomare otras medidas, gracias.
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